02/01/2020 Gmail - Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado - DEZ/2019

M Gmail Ana Carolina Andrade Renault <anacarolina.divcol@gmail.com>

I;vd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado -
DEZ/2019

1 mensagem

Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com> 26 de dezembro de 2019 11:58
Para: Ana Carolina Andrade Renault <anacarolina.divcol@gmail.com>

------- Forwarded message ---------

De: Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.com>

Date: qui., 26 de dez. de 2019 as 10:49

Subject: Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado - DEZ/2019
To: Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

—ememmene Forwarded message ---------

De: DIRLEG <dirleg@cmbh.mg.gov.br>

Date: sex., 20 de dez. de 2019 as 19:28

Subject: Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado - DEZ/2019
To: DIVCOL <divcol@cmbh.mg.gov.br>

Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro
Diretor da Diretoria do Processo Legislativo
Camara Municipal de Belo Horizonte

De: "Presidéncia” <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Para: "dirleg" <dirleg@cmbh.mg.gov.br>, "Assistente DIRLEG"
<assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 16:31:47

Assunto: Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado -
DEZ/2019

Gabinete da Presidéncia
Céamara Municipal de Belo Horizonte
Tel.: (31) 3555-1101

De: gigovbhO6@caixa.gov.br

Para: "CMBH - Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>
Cc: gigovbhO6@caixa.gov.br, "Gilberto Tavora de Oliveira" <gilberto.t.oliveira@caixa.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 12:27:53

Assunto: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado - DEZ/2019

Comunicagéao Eletrdnica GIGOV/BH n. 1.184/19 Belo Horizonte, 20 de dezembro de
2019 )

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=17baf9445edview=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1653994740193495062&simpl=msg-f%3A1653994... 1/3



02/01/2020

Ao

llustrissimo Senhor Presidente da

Camara Municipal de Belo Horizonte

Gmail - Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desembolso FGTS efetuado - DEZ/2019

Assunto: Desembolso de recursos FGTS — Municipio de Belo Horizonte

Senhor Presidente,

1 Informamos o desembolso de parcela de contrato de empréstimo com recursos FGTS liberado

para o municipio de Belo Horizonte, conforme dicriminamos.

0318.934-19 Pro A
Transporte )

710 - Ligagédo entre Av.
Andradas e Av.
Cristiano Machado

Parcela de Data
Empréstimo
N° Contrato Programa Modalidade / Nome FGTS de
Liberagao
- Mobilidade Urbana/ Via 345.557,19 | 19/12/2019

Atenciosamente,

Evando Marinho Pereira
Coordenador de Filial

Gerencia Executiva de Governo/BH
GIGOV/BH — CAIXA

(31) 3248-52648

Heberth Percope Seabra

https://mail.google.com/mail/u/07ik=17baf9445e&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A 16539947401 934950628&simpl=msg-f%3A1653894...

23



02/01/2020 Gmail - Fwd: Contrato FGTS - BH / Via 710 - Comunica desemboiso FGTS efetuado - DEZ/2019
Gerente de Filial

Gerencia Executiva de Governo/BH
GIGOV/BH — CAIXA

(31) 3248-5260

Marcelo Mendicino

Divisdo de Consultoria Legislativa - Divcol
Diretoria do Processo Legislativo - Dirleg
Céamara Municipal de Belo Horizonte - CMBH
(31) 3555-1465
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