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F'jCma i l Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.coma

Fwd: CE GIGOV/BH 1196/19 de 27/12/2019 - Comunicação de Desembolso CPAC
CT 0428.098-20 - Dezembro/2019
l mensagem

Assistente DIRLEG <assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br> 2 de janeiro de 2020 10:39
Para: Marcelo Mendicino <marcelo.mendicino@cmbh.mg.gov.br>, CMBH <divcol@cmbh.mg.gov.br>

De: "Presidência" <presidencia(@cmbh.mg.gov.br>
Para: "CMBH" <dirleg@cmbh.mg.gov.br>, "CMBH" <assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 14:30:31
Assunto: Fwd: CE GIGOV/BH ll 96/19 de 27/12/2019 - Comunicação de Desembolso CPAC
CT 0428.098-20 - Dezembro/2019

Gabinete da Presidência
Câmara Municipal de Belo Horizonte
Tel.:(31) 3555-1101

De: gigovbh06(@caixa.gov.br
Para: "CMBH - Presidência" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>
Cc: gigovbh06(@caixa.gov.br, sr2602mgl 2(@caixa.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 27 de dezembro-de-2ü].9 14:13:15
Assunto: CE GIGOV/BH ll 96/19 clá 27/12/201ê} Comunicação de Desembolso CPAC
0428.098-20 - Dezembro/201 9

CT

À

Câmara Municipal de Belo Horizonte

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Belo Horizonte

Ref.: Liberação Recursos - Contratos CPAC

l Para conhecimento dessa Câmara Municipal, notificámos que foi liberada a seguinte parcela,
relativa ao repasse de financiamento de contrapartida do Programa de Aceleração do Crescimento -
CPAC, assinado com o Município de Belo Horizonte, referente à solicitação de desembolso atendida no
dia 27/12/2019:

Ct. 0428.098-20 -áCPAC no valor de R$ 285.366,23 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e
sessenta e seis reais ãVinte e três centavos)
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Atenciosamente

Heberth Percope reabra

Gerente de Filial

GIGOV - Gerência Executiva de Governo - Belo Horizonte

Caixa Económica Federal

Janio Virgílio Maia Antunes

Superintendente

Superintendência BH Leste

Caixa Económica Federal

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=0d892a04ce&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3AI 65462393237488151 5&simpl:msg-f%3AI 654623 . 2/2


