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M Gmall Ana Carolina Andrade Renault <anacarolina.divcol@gmail.com>

Fwd: CE GIGOV/BH 1171/19 de 17/12/2019 - Comunicagdo de Desembolso CPAC -
CT 0408.750-18 - Dezembro/2019

Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com> 26 de dezembro de 2019 11:57
Para: Ana Carolina Andrade Renault <anacarolina.divcol@gmail.com>

------ -- Forwarded message -----—----

De: Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.com>

Date: ter., 17 de dez. de 2019 as 16:26

Subject: Fwd: CE GIGOV/BH 1171/19 de 17/12/2019 - Comunicagio de Desembolso CPAC - CT 0408.750-18 -
Dezembro/2019

To: Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: DIRLEG <dirleg@cmbh.mg.gov.br>

Date: ter., 17 de dez. de 2019 as 16:52

Subject: Fwd: CE GIGOV/BH 1171/19 de 17/12/2019 - Comunicagdo de Desembolso CPAC - CT 0408.750-18 -
Dezembro/2019

To: DIVCOL <divcol@cmbh.mg.gov.br>

Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro
Diretor da Diretoria do Processo Legislativo
Camara Municipal de Belo Horizonte

De: "Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Para: "dirleg" <dirleg@cmbh.mg.gov.br>, "Assistente DIRLEG"
<assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 17 de dezembro de 2019 15:13:39

Assunto: Fwd: CE GIGOV/BH 1171/19 de 17/12/2019 - Comunicagédo de Desembolso CPAC -
CT 0408.750-18 - Dezembro/2019

Gabinete da Presidéncia
Camara Municipal de Belo Horizonte
Tel.: (31) 3555-1101

De: gigovbh06@caixa.gov.br

Para: "CMBH - Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Cc: sr2602mg12@caixa.gov.br, "Heberth Percope Seabra” <heberth.seabra@caixa.gov.br>,
"Raquel Fazito de Almeida Rezende" <raquel.rezende@caixa.gov.br>, "Tania Mara Silva Alves”
<tania.alves@caixa.gov.br>

Enviadas: Terga-feira, 17 de dezem/t;[o de-2019.14:54:40

Assunto: CE GIGOV/BH 1171/19 de 1 7/12/2019 ~Somunicacéo de Desembolso CPAC - CT
0408.750-18 - Dezembro/2019 e
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Cémara Municipal de Belo Horizonte

Exmo. Sr. Presidente da Camara de Belo Horizonte

Ref.: Liberagdo Recursos - Contratos CPAC

1 Para conhecimento dessa Camara Municipal, notificamos que foi liberada a seguinte parcela,
relativa ao repasse de financiamento de contrapartida do Programa de Aceleracao do Crescimento —
CPAC, assinado com o Municipio de Belo Horizonte, referente & solicitacio de desembolso atendida no
dia 27/11/2019:

e (Ct. 0408.750-18- CPAC no valor de R$ 66.987,23 (sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e
sete reais e vinte etrés.e ntavos)

Atenciosamente

Heberth Percope Seabra
Gerente de Filial
GIGOV - Geréncia Executiva de Governo - Belo Horizonte

Caixa Econdmica Federal

Janio Virgilio Maia Antunes
Superintendente
Superintendéncia BH Leste

Caixa Econdmica Federal

Marcelo Mendicino

Diviséo de Consultoria Legislativa - Divcol
Diretoria do Processo Legislativo - Dirleg
Camara Municipal de Belo Horizonte - CMBH
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