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M Gmall Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

Fwd: CE GIGOV/BH 0782/19 - Comunicacao ao Legislativo - Prefeitura
Municipal Belo Horizonte - Assinatura Contrato de Financiamento -
Saneamento - Manejo de Aguas Pluviais - n° 0521.187-86

Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.com= 20 de setembro de 2019 13:47
Para: Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

-————— Forwarded message --
De: DIRLEG <dirleg@cmbh.mg.gov.br>

Date: qui, 19 de set de 2019 as 15:43

Subject: Fwd: CE GIGOV/BH 0782/19 - Comunicagéo ao Legislativo - Prefeitura Municipal Belo Horizonte -
Assinatura Contrato de Financiamento - Saneamento - Manejo de Aguas Pluviais - n° 0521.187-86

To: DIVCOL <divcol@cmbh.mg.gov.br>

Frederico Stefano de Oliveira Arrieiro
Diretor da Diretoria do Processo Legislativo
Camara Municipal de Belo Horizonte

De: "Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Para: "dirleg" <dirfleg@cmbh.mg.gov.br>, "Assistente DIRLEG"
<assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 19 de setembro de 2019 14:58:45

Assunto: Fwd: CE GIGOV/BH 0782/19 - Comunicagéo ao Legislativo - Prefeitura
Municipal Belo Horizonte - Assinatura Contrato de Financiamento - Saneamento - Manejo
de Aguas Pluviais - n° 0521.187-86

Gabinete da Presidéncia
Camara Municipal de Belo Horizonte
Tel.: (31) 3555-1101

De: gigovbhO6@caixa.gov.br

Para: "CMBH - Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>, "ver nely"
<ver.nely@cmbh.mg.gov.br>

Cc: gigovbhO6@caixa.gov.br, gigovbhO05@caixa.gov.br, gigovbh01@caixa.gov.br,
sr2602mg12@caixa.gov.br, "sr2602mg" <sr2602mg@caixa.gov.br>, "Raquel Fazito de
Almeida Rezende" <raquel.rezende@caixa.gov.br>, "Tania Mara Silva Alves"
<tania.alves@caixa.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 19 de setembro de 2019 11:26:22

Assunto: CE GIGOV/BH 0782/19 - Comunicagao ao Legislativo - Prefeitura Municipal
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Belo Horizonte - Assinatura Contrato de Financiamento - Saneamento - Manejo de Aguis =
Pluviais - n° 0521.187-86

CE GIGOV/BH 0782/19

Belo Horizonte, 19 de
Setembro de 2019

A

Camara Municipal de Belo Horizonte

Assunto: Informacdo sobre contrato de financiamento celebrado com a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, com recursos FGTS

Referéncia: Contrato celebrado no ambito do Programa de Saneamento Para Todos -
Modalidade: Manejo de Aguas Pluviais

Exma. Sra. Presidente da Camara de Belo Horizonte

1. Tendo sido celebrado o Contrato de Financiamento, abaixo relacionado, com recursos FGTS entre a
Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Belo Horizonte, informamos, neste momento, alguns
pontos dos referidos Contratos que servirdo a Essa Camara de Vereadores, no mister do controle a
que esta obrigada a exercer com relagdo a operagao de crédito contratada pela entidade supracitada.

2. O Contrato de Financiamento, celebrado sob o n® 0521.187-86 tem por finalidade a ampliagao da
capacidade de drenagem do Cérrego Cachoeirinha, visando a redugdo do risco de inundagdes no
municipio de Belo Horizonte, para atender a populagao estimada de 2.513.451 habitantes, nas
condigdes estabelecidas no Programa Saneamento Para Todos firmado com o Municipio de Belo
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" * Horizonte.

2.1. O valor do total do investimento é de R$ 146.818.817,02 (cento e quarenta e seis milhdes,
oitocentos e dezoito mil, oitocentos e dezessete reais e dois centavos), sendo R$ 139.477.876,15
(cento e trinta e nove milhdes, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e
quinze centavos) de financiamento, e R$ 7.340.940,87 (sete milhdes, trezentos e quarenta mil,
novecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) de contrapartida do municipio.

2.2. O prazo previsto de caréncia é de 28 (vinte e oito) meses, e de amortizagdo de 240 (duzentos e
quarenta) meses, contado a partir do término do periodo de caréncia.

3. Quaisquer informacdes adicionais relativas ao Contrato de Financiamento referido poderdo ser
adquiridas, a qualquer tempo, nesta Superintendéncia Regional.

Atenciosamente

Heberth Percope Seabra
Gerente de Filial
GIGOV - Geréncia Executiva de Governo - Belo Horizonte/MG

Caixa Econdmica Federal

Janio Virgilio Maia Antunes

Superintendente Regional
Superintendéncia Regional Belo Horizonte Sul

Caixa Economica Federal
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Marcelo Mendicino Y i)

Divisdao de Consultoria Legislativa - Divcol WA
Diretoria do Processo Legislativo - Dirleg

Camara Municipal de Belo Horizonte - CMBH

(31) 3555-1465
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