27/11/2019 Gmall - Fwd: CE GIGOV/BH 1070/18 de 27/11/2019 - Comunicagéo de Desembolso CPAC - CT 0428.098-20 - Novembro/2019

l\/l G f'ﬂaEl Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

Fwd: CE GIGOV/BH 1070/19 de 27/11/2019 - Comunicacao de Desembolso
CPAC - CT 0428.098-20 - Novembro/2019

1 mensagem

Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.com> 27 de novembro de 2019 14:38
Para: Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

Forwarded message --——

De: DIRLEG <dirleg@cmbh.mg.gov.br>

Date: qua., 27 de nov. de 2019 as 15:23

Subject: Fwd: CE GIGOV/BH 1070/19 de 27/11/2019 - Comunicagdo de Desembolso CPAC - CT 0428.098-20
- Novembro/2019

To: DIVCOL <divcol@cmbh.mg.gov.br>

Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro
Diretor da Diretoria do Processo Legislativo
Camara Municipal de Belo Horizonte

De: "Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>
Para: "dirleg" <dirleg@cmbh.mg.gov.br>, "Assistente DIRLEG"
<assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 10:26:52

Assunto: Fwd: CE GIGOV/BH 1070/19 de 27/11/2019 - Comunicacéo de Desembolso
CPAC -CT 0428.098-20 - Novembro/2019

Gabinete da Presidéncia
Cémara Municipal de Belo Horizonte
Tel.: (31) 3555-1101

De: gigovbhO6@caixa.gov.br
Para: "CMBH - Presidéncia" <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Cc: gigovbhO6@caixa.gov.br, sr2602mg12@caixa.gov.br

Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 10:18:25

Assunto: CE GIGOV/BH 1070/19 de 27/11/2019 - Comunicac¢do de Desembolso CPAC -
CT 0428.098-20 - Novembro/2019

A

Cémara Municipal de Belo Horizonte
https://mail.g cogle.comvymail/u/0?ik=be02f00490&view=pt&search=all &permthid=thread-f%3A1651377511 705784535&simpl=msg-f%3A1651377511705784535 1/3



27/11/2019 Gmail - Fwd: CE GIGOV/BH 1070/19 de 27/11/2019 - Comunicagédo de Desembolso CPAC - CT 0428.098-20 - Novembro/2019

Exmo. Sr. Presidente da Camara de Belo Horizonte

Ref.: Liberacdo Recursos - Contratos CPAC

1 Para conhecimento dessa Camara Municipal, notificamos que foi liberada a seguinte
parcela, relativa ao repasse de financiamento de contrapartida do Programa de Aceleragdo do
Crescimento — CPAC, assinado com o Municipio de Belo Horizonte, referente a solicitagdo de
desembolso atendida no dia 27/11/2019:

e (t. 0428.098-20 — CPAC no valor de R$ 1.265.242,13 (um milhdo, duzentos e sessenta e
cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e treze centavos)

Atenciosamente

Heberth Percope Seabra
Gerente de Filial
GIGOV - Geréncia Executiva de Governo - Belo Horizonte

Caixa Econdmica Federal

Janio Virgilio Maia Antunes
Superintendente
Superintendéncia BH Leste

Caixa Econdmica Federal

Marcelo Mendicino
Divisao de Consultoria Legislativa - Divcol
Diretoria do Processo Legislativo - Dirleg
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