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Zimbra presidencia@cmbh.mg.gov.br

ENC: CE GIGOV/BH 0497/19 de 04/07/2019 - Comunicacao de
Desembolso FGTS - CT 0294.946-29 - Julho/2019

De : gigovbhO6@caixa.gov.br Qui, 04 de jul de 2019 12:08

Assunto : ENC: CE GIGOV/BH 0497/19 de 04/07/2019
- Comunicagao de Desembolso FGTS - CT
0294.946-29 - Julho/2019

Para : 'presidencia@cmbh.mg.gov.br'
<presidencia@cmbh.mg.gov.br>

De: GIGOVBHO6 - Financiamento

Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2019 11:19

Para: 'presidencia@cmbh.mg.gov.br' <presidencia@cmbh.mg.gov.br>

Cc: GIGOVBHO6 - Financiamento <gigovbh06@caixa.gov.br>; SR2602MG12 - Governo

<sr2602mgl2 @caixa.gov.br>; Gilberto Tavora de Oliveira <gilberto.t.oliveira@caixa.gov.br>;
Marcelo Leste Rosa <marcelo.l.rosa@caixa.gov.br>

Assunto: CE GIGOV/BH 0497/19 de 04/07/2019 - Comunicacio de Desembolso FGTS - CT
0294.946-29 - Julho/2019

Prioridade: Alta
A
Camara Municipal de Belo Horizonte

Exmo. Sr. Presidente da Camara de Belo Horizonte

Ref.: Liberagao Recursos - Contratos FGTS

1 Para conhecimento dessa Camara Municipal, notificamos que foi liberada a seguinte
parcela, relativa ao repasse de financiamento com recursos de FGTS, assinado com
o Municipio de Belo Horizonte, referente a solicitagio de desembolso atendida no dia

03/07/2019:

e Ct. 0294.946-29 - FGTS no valor de R$ 155.128,17 (cento e cinquenta
e cinco mil, cento e vinte e oito reais e dezessete centavos)

Atenciosamente

Heberth Percope Seabra

Gerente de Filial

GIGOV - Geréncia Executiva e Negocial de Governo - Belo Horizonte
Caixa Econémica Federal

Janio Virgilio Maia Antunes

Superintendente
Superintendéncia BH Sul
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